Contato - Leticia

[

De: Administrativo - Cisga <administrativo@cisga.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 18:19

Para: contato@cisga.com.br

Assunto: ENC: esclarecimento pregdao0001/2023

De: Administrativo - Cisga <administrativo@cisga.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023 15:29
Para: 'sv servigos' <licitasvservicos@gmail.com>

Assunto: RES: esclarecimento pregdo0001/2023

Boa Tarde,

O edital do referido pregdo sera retificado para incluir o valor global estimado da contratagao.
Portanto, solicito que aguarde a retificacdo do documento.

Estamos a disposicdo.

Att.

Giana M. Lorenzon

Supervisora Adm. CISGA
(54) 3462 2871

De: sv servigos <licitasvservicos@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 17:03
Para: Administrativo - Cisga <administrativo@cisga.com.br>
Assunto: Re: esclarecimento pregdo0001/2023

Senhores,com todo respeito temos conhecimento da forma como calcular os 10%, no entanto nossa pergunta se deve
ao fato de ndo participar de um processo que ndo estejamos totalmente habilitados, motivo pelo qual solicitamos
informar o valor previsto, visando verificar se dispomos de tal requisito.

Atenciosamente,

Gerencia Comercial

Rua Sdo Manoel, 189

Rio Branco - Porto Alegre/RS
(51) 3508-1532

Em sex., 17 de fev. de 2023 as 16:43, Administrativo - Cisga <administrativo@cisga.com.br> escreveu:




Boa tarde!

O CISGA trabalha com orgamento sigiloso. Ndo divulgamos os valores de Referéncia, mas ele ja estd inserido e
registrado na plataforma de compras “pregdo Online Banrisul”.

Para a habilitagdo da empresa é solicitado o Balango Patrimonial, documento que apresenta o patriménio liquido da
empresa. O Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis serdo conferidos e a vencedora provisdria deverd
possuir valor de patrimonio liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da X
contratagdo (devendo ser considerado 12 meses de contrato). Se n3o atender ao requisito em quest3o, serd
inabilitada. Apds a homologac&do do pregdo, os valores estimados se tornam publicos.

Estamos a disposicdo.

Att.
Giana M. Lorenzon
Supervisora Adm. CISGA

(54) 3462 2871

De: sv servigos <licitasvservicos@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 10:56
Para: administrativo@cisga.com.br

Cc: contato@cisga.com.br

Assunto: esclarecimento pregdao0001/2023

Senhores, o Edital determina para fins da habilitagdo comprovagdo de capital social ou patriménio liquido de 10% do
valor estimado da contratacdo.

Assim sendo, perguntamos qual o valor estimado da contratacdo?



Atenciosamente,
Gerencia Comercial

Rua Sdo Manoel, 189
Rio Branco - Porto Alegre/RS

(51) 3508-1532




